M | NF. TER PROG. REG STRO UFFI Cl ALE. | . 0008128. 09- 06- 2023

Da: Sgariglia Maria <maria.sgariglia@mit.gov.it>

Inviato: giovedi 8 giugno 2023 16:03

A: DICOTER - Segreteria <segreteria.dicoter@mit.gov.it>

Oggetto: I: PSC MIT Rimodulazione Intervento “Metropolitana di Roma Linea C - Nodo di interscambio Pigneto” — richiesta chiarimenti.

Da: FURGIUELE CAROLINA <c.furgiuele@rfi.it>

Inviato: giovedi 8 giugno 2023 16:01

A: Sgariglia Maria <maria.sgariglia@mit.gov.it>

Cc: LOBELLO FABRIZIO <F.Lobello@rfi.it>

Oggetto: I: PSC MIT Rimodulazione Intervento “Metropolitana di Roma Linea C - Nodo di interscambio Pigneto” — richiesta chiarimenti.

La presente mail proviene da un account email esterno al dominio MIT.
Si raccomanda di trattare con attenzione link ed allegati in essa eventualmente contenuti
Informazioni sul perché e importante questo avvertimento

Ciao Giovanna,

di seqguito i chiarimenti richiesti:

*si conferma che I'importo di 143 M£ fa riferimento al solo primo lotto della | macrofase;

esi conferma che il soggetto competente per la realizzazione del secondo lotto della | macrofase € RFI,

«il secondo lotto della | macrofase riguarda il completamento della copertura longitudinale del vallo ferroviario da ponte Casilino a ponte
Prenestino e al momento non é dotato di coperture finanziarie;

ele coperture finanziarie della Il macrofase ammontano al momento a 3,5 milioni di Euro di risorse MEF dedicate alle attivita preliminari svolte e
in corso;

erelativamente alla data del 01/02/2022 riportata in BDU per la fase procedurale “stipula contratto”, si specifica che tale data fa riferimento
all'appalto per le attivita preliminari svolte e in corso sulla Il macrofase (fase su cui € destinato il finanziamento FSC 2014-2020 originalmente
ante presente proposta di rimodulazione sulla | macrofase).

Un cordiale saluto

Carolina Furgiuele

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Pianificazione, Controllo e Finanza

Finanza e Operazioni straordinarie

la Responsabile

tel. 06-44103930 — FS 23930
cell. 349 4597545

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rispetta I'ambiente: se non € necessario, non stampare questa mail

Da: Sgariglia Maria <maria.sgariglia@mit.gov.it>

Inviato: mercoledi 7 giugno 2023 11:27

A: FURGIUELE CAROLINA <c.furgiuele@rfi.it>; LOBELLO FABRIZIO <F.Lobello@rfi.it>

Oggetto: PSC MIT Rimodulazione Intervento “Metropolitana di Roma Linea C - Nodo di interscambio Pigneto” — richiesta chiarimenti.

Buongiorno,

con riferimento alla procedura scritta relativa alla proposta di rimodulazione dell’intervento “Metropolitana di Roma- Linea C- Nodo di
interscambio Pigneto” finanziato a valere sul PSC a titolarita del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avviata con nota prot. MIT n. 6985
del 18 maggio 2023, sono pervenute da alcuni membri del Comitato di Sorveglianza alcune osservazioni che, una volta riscontrate,
consentiranno di concludere con esito positivo la procedura scritta. In particolare, vi segnalo le osservazioni formulate dal Ministero
dellEconomia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che vi allego, e su cui vi chiedo cortesemente di confermare
I seguenti punti:

*L’'importo di 143 ME£ fa riferimento al costo a vita intera del solo primo lotto della prima macrofase: corretto?

*Il soggetto competente per la realizzazione del secondo lotto della prima macrofase € RFI e non Roma Capitale: corretto?
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Un cordiale saluto.
Giovanna

Da: FURGIUELE CAROLINA <c.furgiuele@rfi.it>

Inviato: martedi 30 maggio 2023 13:55

A: Sgariglia Maria <maria.sgariglia@mit.gov.it>

Cc: LOBELLO FABRIZIO <F.Lobello@rfi.it>

Oggetto: I: Notifica ASSEGNAZIONE documento: 1406 del 03/03/2023 - Oggetto: Progetto NPP 1483 a€ceNodo di interscambio di Pignetoa€
a€" CUP J371060000700...

La presente mail proviene da un account email esterno al dominio MIT.
Si raccomanda di trattare con attenzione link ed allegati in essa eventualmente contenuti
Informazioni sul perché e importante questo avvertimento

Ciao Giovanna,

ci sono novita rispetto al confronto con il MEF per I'eventuale approvazione della rimodulazione FSC 14-20?

Come anticipato settimana scorsa, siamo disponibili a partecipare alla riunione nel caso in cui sia necessario fornire approfondimenti sia di
natura tecnica che finanziaria.

Grazie e un caro saluto

Carolina Furgiuele

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Pianificazione, Controllo e Finanza

Finanza e Operazioni straordinarie

la Responsabile

tel. 06-44103930 — FS 23930
cell. 349 4597545

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rispetta I'ambiente: se non € necessario, non stampare questa mail

Da: Sgariglia Maria <maria.sgariglia@mit.gov.it>

Inviato: mercoledi 5 aprile 2023 16:15

A: FURGIUELE CAROLINA <c.furgiuele@rfi.it>

Cc: Blasevich Federico <federico.blasevich@mit.gov.it>

Oggetto: R: Notifica ASSEGNAZIONE documento: 1406 del 03/03/2023 - Oggetto: Progetto NPP 1483 a€ceNodo di interscambio di Pignetod€
a€" CUP J371060000700...

Cara Carolina,

come noto, la rimodulazione dell'intervento “Nodo del Pigneto” attualmente finanziato dal PSC MIT (FSC 2014/2020) per un importo di €
24.000.000,00, non era stato a suo tempo sottoposta al Comitato di sorveglianza in assenza della totale copertura finanziaria dell’opera.

Nella riunione tenutasi con RFI nel mio ufficio in data 23.03.2023avevamo prospettato possibili soluzioni operative per procedere sia alla
rimodulazione del finanziamento sulla programmazione FSC 2014/2020, sia alla conferma del finanziamento di cui alla Delibera CIPESS 1/2022
(FSC 2021/2027) per un importo € 14.970.000,00.

Al fine di consentire I'avvio dei relativi iter procedimentali restiamo in attesa della vostra documentazione integrativa.

Un caro saluto.

Maria Giovanna

Da: Blasevich Federico <federico.blasevich@mit.gov.it>

Inviato: martedi 7 marzo 2023 09:36

A: Sgariglia Maria <maria.sgariglia@mit.gov.it>

Cc: Bragaglia Marianna <marianna.bragaglia@mit.gov.it>; Frezza Raffaello <raffaello.frezza@mit.gov.it>; Pujia Enrico <enrico.pujia@mit.gov.it>
Oggetto: I: Notifica ASSEGNAZIONE documento: 1406 del 03/03/2023 - Oggetto: Progetto NPP 1483 a€ceNodo di interscambio di Pignetoa€
a€" CUP J371060000700...
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Cara Maria,

ti porto a conoscenza del recente scambio di note tra RFI e Ragioneria Generale dello Stato sul nodo del Pigneto, intervento cofinanziato, per
altro, anche dai fondi FSC.

Come ricorderai, sin da Agosto 2022 RFI ha sottoposto una proposta di rimodulazione di FSC sull’intervento in oggetto.

Mi risultano esserci stati degli scambi di email in cui RFI ha trasmesso delle integrazioni documentali (credo almeno una email con dei
chiarimenti), ma non credo nulla di piu.

La Ragioneria Generale dello Stato ci sollecita le “necessarie urgenti valutazioni del MIT” in materia.

Mi dicono i miei collaboratori che occorre un decreto di rimodulazione.

Puoi confermarmi le tempistiche e come possiamo collaborare per addivenire alla risoluzione della questione.

Manca qualche passaggio da parte nostra?

Fammi sapere con urgenza.

Ti ringrazio,

Federico Blasevich
335-1067336

Ing. Federico Blasevich

Dirigente Div. 2 - Infrastrutture Ferroviarie Contratto di Programma
DG per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

Via Caraci, 36 - 00157 Roma

Tel. Uff.: 06/4412.6949

Da: AOO TFE <aoo.tfe@mit.gov.it>

Inviato: venerdi 3 marzo 2023 19:25

A: Blasevich Federico <federico.blasevich@mit.gov.it>

Oggetto: Notifica ASSEGNAZIONE documento: 1406 del 03/03/2023 - Oggetto: Progetto NPP 1483 &€ceNodo di interscambio di Pignetoa€ a€"
CUP J371060000700...

Vi informiamo che vi e' stato assegnato questo documento :

Gentile utente,

la informiamo che il documento avente per oggetto : Progetto NPP 1483 &€ceNodo di interscambio di Pignetoa€ a€" CUP J37106000070001 &€"
Riga CdP-1483. Copertura finanziaria incremento del limite di spesa del progetto., con protocollo:REGISTRO UFFICIALE/I n. 1406 del
03/03/2023 , avente come mittente rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it ed a firma di biagio mazzotta, le € stato assegnato per
la lavorazione come da dettaglio seguente :

Protocollatore : giovanni.dellarovere

Assegnatari Conoscenza :

Assegnatari Competenza :

Assegnatari Smistamento : D.G. per il Trasporto Ferroviario - Div. 2

Se il documento le é stato assegnhato per competenza, la preghiamo di accedere a Folium (https://servizi.mit.gov.it) e di procedere alla
sua presa in carico o, nel caso lo ritenesse erroneamente a lei assegnato, di restituirlo tramite I'apposita funzione.

Le ricordiamo, infine, che una volta terminata la lavorazione dell'atto, € necessario procedere al suo inserimento nella corrispondente
pratica o, in alternativa, alla sua messa agli atti.

Per lavorare I'assegnazione cliccare qui
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